
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ADIYAMAN ADIYAMAN MERKEZFatih Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL YAYINLARI 10. SINIF 2.DENEME 223 223 223 6509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10,8 11,5 7,89 13,7 9,7 11,25 8,3 9,2 5,96 10,8 10,8 8,15 43,5 41,1 33,25 208,330

Okul Ortalaması 9,8 12,3 6,70 13,2 9,7 10,80 6,2 10,2 3,62 9,5 11,4 6,68 38,7 43,6 27,80 184,550

KATILIMLAR

1 772 ROJİN ATAY 10C 16 6 14,50 20 4 19,00 20 6 18,50 23 3 22,25 79 19 74,25 340,063 1 1 1 1 261

2 771 İBRAHİM GÜNGÖREN 10D 18 5 16,75 14 1 13,75 15 4 14,00 21 7 19,25 68 17 63,75 310,655 1 2 2 2 547

3 221 SEVDA ÖZDEMİR 10H 17 7 15,25 23 6 21,50 13 12 10,00 21 9 18,75 74 34 65,50 300,170 1 3 3 3 679

4 2 SULTAN ÇAKILKAYA 10A 15 10 12,50 16 8 14,00 16 10 13,50 19 6 17,50 66 34 57,50 286,655 1 4 4 4 902

5 1 MUHAMMED DOĞRU 10A 13 5 11,75 17 3 16,25 16 6 14,50 13 8 11,00 59 22 53,50 276,768 2 5 5 5 1094

6 11 BURCU BİÇER 10H 16 4 15,00 13 3 12,25 14 5 12,75 12 4 11,00 55 16 51,00 274,233 2 6 6 6 1138

7 113 ELİF SERTKAYA 10B 11 7 9,25 17 3 16,25 13 2 12,50 18 9 15,75 59 21 53,75 268,580 1 7 7 7 1244

8 202 MELİKE KURU 10B 18 6 16,50 22 4 21,00 7 5 5,75 12 4 11,00 59 19 54,25 265,673 2 8 8 8 1310

9 653 GÖKÇE GÖÇMEZ 10F 14 12 11,00 23 6 21,50 12 7 10,25 14 11 11,25 63 36 54,00 265,065 1 9 9 9 1318

10 577 PINAR GÜLEGEN 10F 15 10 12,50 19 9 16,75 10 10 7,50 17 10 14,50 61 39 51,25 256,960 2 10 10 10 1490

11 736 İREM NUR UNCU 10F 18 9 15,75 14 6 12,50 9 4 8,00 12 10 9,50 53 29 45,75 252,133 3 11 11 11 1604

12 722 TÜLİN POLAT 10H 12 11 9,25 20 5 18,75 12 7 10,25 14 12 11,00 58 35 49,25 251,530 3 12 12 12 1623

13 640 AHME TGÜLTEKİN 10C 16 9 13,75 22 5 20,75 6 8 4,00 16 11 13,25 60 33 51,75 250,965 2 13 13 13 1638

14 224 SILA 10B 9 10 6,50 18 3 17,25 10 5 8,75 21 7 19,25 58 25 51,75 250,160 3 14 14 14 1655

15 764 GAMZE ÇİRKİN 10B 13 8 11,00 22 6 20,50 5 4 4,00 19 6 17,50 59 24 53,00 249,295 4 15 15 15 1670

16 732 MERT IŞIK 10D 16 8 14,00 16 11 13,25 8 9 5,75 16 9 13,75 56 37 46,75 246,230 2 16 16 16 1741

17 22 ABUZER BAYİMA 10A 9 17 4,75 21 7 19,25 10 13 6,75 23 6 21,50 63 43 52,25 243,045 3 17 17 17 1817

18 218 RABİA ÇAT 10G 14 6 12,50 17 8 15,00 10 6 8,50 9 5 7,75 50 25 43,75 241,538 1 18 18 18 1857

19 127 EMİNE BORAZAN 10C 13 4 12,00 13 6 11,50 7 3 6,25 17 5 15,75 50 18 45,50 241,500 3 19 19 19 1860

20 204 MELİSA BAĞCI 10G 21 7 19,25 17 6 15,50 6 13 2,75 9 10 6,50 53 36 44,00 241,165 2 20 20 20 1871

21 164 İBRAHİM DENİZ 10F 15 15 11,25 17 10 14,50 13 16 9,00 13 16 9,00 58 57 43,75 240,653 4 21 21 21 1881

22 690 ZERDA ÇALIŞ 10D 18 4 17,00 14 10 11,50 8 8 6,00 10 11 7,25 50 33 41,75 240,563 3 22 22 22 1884

23 753 HAYRUNNİSA TEKİN 10C 14 14 10,50 16 11 13,25 11 13 7,75 16 10 13,50 57 48 45,00 240,183 4 23 23 23 1895

24 649 BÜŞRA BAYRAM 10F 10 15 6,25 18 8 16,00 14 8 12,00 13 12 10,00 55 43 44,25 239,033 5 24 24 24 1926

25 0 NECLA DOKUMACI 10G 7 14 3,50 15 11 12,25 15 11 12,25 19 9 16,75 56 45 44,75 237,580 3 25 25 25 1957

26 631 SERVET BALTA 10F 12 4 11,00 16 7 14,25 9 10 6,50 14 4 13,00 51 25 44,75 237,270 6 26 26 26 1964

27 29 ARDA UMUT LENGER 10B 13 12 10,00 16 9 13,75 11 11 8,25 15 13 11,75 55 45 43,75 237,125 5 27 27 27 1970

28 487 UMUT YILDIRIM 10D 14 7 12,25 13 4 12,00 9 5 7,75 12 7 10,25 48 23 42,25 237,063 4 28 28 28 1973

29 628 RUMEYSA TAŞAR 10C 13 12 10,00 22 6 20,50 6 6 4,50 15 7 13,25 56 31 48,25 236,998 5 29 29 29 1976

30 728 SEHER DEMİR 10H 13 9 10,75 13 6 11,50 9 7 7,25 13 2 12,50 48 24 42,00 232,925 4 30 30 30 2073

31 178 İPEK AYAZ 10A 12 11 9,25 15 5 13,75 11 13 7,75 14 7 12,25 52 36 43,00 232,868 4 31 31 31 2074

32 476 MUSA KILIÇ 10A 14 10 11,50 18 7 16,25 8 10 5,50 12 7 10,25 52 34 43,50 232,028 5 32 32 32 2090

33 0 AYKUT ORTAÇ 10E 10 6 8,50 19 5 17,75 10 8 8,00 11 7 9,25 50 26 43,50 231,603 1 33 33 33 2100

34 671 RABİA ÇELEBİ 10A 13 12 10,00 16 12 13,00 9 9 6,75 15 11 12,25 53 44 42,00 229,860 6 34 34 34 2140

35 745 ABUZER KAYA 10G 9 11 6,25 18 6 16,50 13 10 10,50 11 11 8,25 51 38 41,50 228,780 4 35 35 35 2166

36 756 AYŞENUR BEKMEZ 10C 12 11 9,25 20 8 18,00 5 10 2,50 17 6 15,50 54 35 45,25 225,003 6 36 36 36 2264

37 88 CEREN ÇELEBİ 10G 12 12 9,00 6 2 5,50 12 8 10,00 14 10 11,50 44 32 36,00 223,775 5 37 37 37 2300

38 0 AZRA TEPE 10B 8 5 6,75 16 7 14,25 8 4 7,00 15 6 13,50 47 22 41,50 222,928 6 38 38 38 2324

39 692 ABDULLAH KARAKUŞ 10D 12 16 8,00 21 8 19,00 6 8 4,00 16 14 12,50 55 46 43,50 221,385 5 39 39 39 2369

40 134 ESRA YILDIZ 10G 11 11 8,25 19 8 17,00 5 2 4,50 13 4 12,00 48 25 41,75 219,498 6 40 40 40 2414

41 618 FATMA ŞEKER 10D 15 9 12,75 15 12 12,00 6 13 2,75 15 14 11,50 51 48 39,00 218,980 6 41 41 41 2427

42 501 BAH R İL AN 10G 18 7 16,25 11 11 8,25 3 8 1,00 14 9 11,75 46 35 37,25 218,615 7 42 42 42 2441

43 174 İLAYDA TURAN 10A 7 10 4,50 9 5 7,75 13 5 11,75 13 5 11,75 42 25 35,75 218,125 7 43 43 43 2448

44 225 SİNEM ÇAKIR 10E 10 5 8,75 18 5 16,75 9 5 7,75 7 10 4,50 44 25 37,75 217,835 2 44 44 44 2452

45 747 GAMZE TUTDERE 10H 10 13 6,75 18 10 15,50 7 12 4,00 18 8 16,00 53 43 42,25 217,628 5 45 45 45 2456

46 575 ÖZGE TARTICI 10H 9 11 6,25 19 6 17,50 5 4 4,00 17 8 15,00 50 29 42,75 217,113 6 46 46 46 2473

47 289 ZEHRA IŞIK 10G 8 12 5,00 16 6 14,50 15 9 12,75 6 14 2,50 45 41 34,75 215,853 8 47 47 47 2519

48 324 BAHAR ÇAKMAK 10D 10 8 8,00 19 3 18,25 4 3 3,25 13 3 12,25 46 17 41,75 215,770 7 48 48 48 2521
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49 18 SAMET GÜNAY 10A 10 6 8,50 16 6 14,50 6 9 3,75 15 6 13,50 47 27 40,25 215,688 8 49 49 49 2525

50 635 YAHYA ST 10C 18 11 15,25 18 12 15,00 6 16 2,00 7 9 4,75 49 48 37,00 215,540 7 50 50 50 2528

51 285 ZEHRA GENÇ 10G 11 9 8,75 10 11 7,25 12 8 10,00 9 9 6,75 42 37 32,75 214,620 9 51 51 51 2551

52 661 MEDİNE ÖZŞAHİN 10C 13 15 9,25 18 9 15,75 7 7 5,25 11 13 7,75 49 44 38,00 214,258 8 52 52 52 2558

53 534 ERHAN FIRAT 10D 7 14 3,50 14 8 12,00 11 8 9,00 16 12 13,00 48 42 37,50 212,775 8 53 53 53 2593

54 723 MUSTAFA KOĞA 10H 5 6 3,50 9 2 8,50 13 8 11,00 15 12 12,00 42 28 35,00 212,555 7 54 54 54 2598

55 645 AYŞENUR KARACA 10A 14 11 11,25 15 12 12,00 9 17 4,75 12 18 7,50 50 58 35,50 212,165 9 55 55 55 2608

56 651 ENES KONUK 10C 15 7 13,25 12 12 9,00 8 14 4,50 9 11 6,25 44 44 33,00 210,300 9 56 56 56 2661

57 527 EMRE KARAHANLI 10D 13 9 10,75 10 3 9,25 6 7 4,25 13 11 10,25 42 30 34,50 208,918 9 57 57 57 2692

58 543 ÜMRAN AYAZ 10A 9 12 6,00 18 5 16,75 8 6 6,50 10 9 7,75 45 32 37,00 208,408 10 58 58 58 2704

59 58 OSMAN YILMAZZZZZZZZZ10B 6 6 4,50 15 9 12,75 7 8 5,00 17 4 16,00 45 27 38,25 207,250 7 59 59 59 2734

60 216 RA* A COŞKUN 10F 13 10 10,50 12 8 10,00 6 9 3,75 13 13 9,75 44 40 34,00 205,830 7 60 60 60 2777

61 173 İKRANUR YETİŞ 10G 13 14 9,50 12 13 8,75 8 12 5,00 12 8 10,00 45 47 33,25 205,520 10 61 61 61 2790

62 214 HACER BAĞAR 10E 13 7 11,25 17 5 15,75 3 7 1,25 11 11 8,25 44 30 36,50 205,303 3 62 62 62 2795

63 160 HAYRUNNİSA DOĞAN 10D 13 13 9,75 16 9 13,75 8 13 4,75 9 15 5,25 46 50 33,50 203,873 10 63 63 63 2830

64 637 SUDE ÜSTÜN 10C 12 13 8,75 12 15 8,25 12 18 7,50 10 15 6,25 46 61 30,75 203,790 10 64 64 64 2833

65 623 MUSTAFA TURAN 10E 17 12 14,00 17 8 15,00 2 1 1,75 5 12 2,00 41 33 32,75 202,378 4 65 65 65 2868

66 146 GÜLHAN KILIÇ 10G 10 12 7,00 20 8 18,00 5 11 2,25 13 12 10,00 48 43 37,25 200,893 11 66 66 66 2909

67 590 SİNEM ÇALIŞIR 10A 13 9 10,75 10 9 7,75 7 9 4,75 9 7 7,25 39 34 30,50 200,863 11 67 67 67 2911

68 151 HATİCE POLAT 10E 13 12 10,00 19 9 16,75 6 12 3,00 8 17 3,75 46 50 33,50 199,173 5 68 68 68 2960

69 71 BETÜL YILMAZ 10D 8 5 6,75 13 2 12,50 6 3 5,25 11 10 8,50 38 20 33,00 199,005 11 69 69 69 2965

70 192 KÜBRA KOĞA 10C 15 7 13,25 17 11 14,25 2 14 -1,50 11 10 8,50 45 42 34,50 198,518 11 70 70 70 2978

71 726 ŞEYMANUR KARAKUŞ 10H 7 9 4,75 11 13 7,75 10 6 8,50 12 11 9,25 40 39 30,25 197,940 8 71 71 71 2991

72 128 EMRE DENİZ 10G 13 11 10,25 19 7 17,25 2 14 -1,50 13 9 10,75 47 41 36,75 197,460 12 72 72 72 3000

73 605 BEKİR ALBAYRAK 10F 11 8 9,00 18 4 17,00 5 16 1,00 10 9 7,75 44 37 34,75 195,968 8 73 73 73 3040

74 30 AYŞE NUR BÜYÜKTAŞ 10D 12 14 8,50 19 10 16,50 6 17 1,75 11 16 7,00 48 57 33,75 194,503 12 74 74 74 3088

75 593 UYGAR DEMİR 10H 8 9 5,75 12 8 10,00 9 8 7,00 8 4 7,00 37 29 29,75 194,208 9 75 75 75 3100

76 55 BERİVAN YOLDAŞ 10C 13 17 8,75 14 16 10,00 8 16 4,00 12 18 7,50 47 67 30,25 194,113 12 76 76 76 3102

77 638 VAHAP İKİER 10B 11 12 8,00 17 10 14,50 4 12 1,00 13 9 10,75 45 43 34,25 194,058 8 77 77 77 3105

78 760 AHMET AKASLAN 10B 13 16 9,00 12 13 8,75 8 15 4,25 11 14 7,50 44 58 29,50 193,803 9 78 78 78 3118

79 751 SIDIKA COŞKUN 10C 5 1 4,75 6 1 5,75 11 4 10,00 6 2 5,50 28 8 26,00 191,688 13 79 79 79 3200

80 603 AYSUN SÖNMEZ 10E 13 11 10,25 15 7 13,25 4 7 2,25 6 6 4,50 38 31 30,25 191,505 6 80 80 80 3206

81 316 AYŞE NUR GÜRSOY E 10H 12 6 10,50 7 6 5,50 8 10 5,50 8 15 4,25 35 37 25,75 191,403 10 81 81 81 3208

82 680 R İREM ÖZTÜRK 10F 8 11 5,25 15 7 13,25 7 12 4,00 12 10 9,50 42 40 32,00 190,843 9 82 82 82 3226

83 396 ORHAN GÜVEN 10A 8 14 4,50 14 9 11,75 6 10 3,50 15 9 12,75 43 42 32,50 190,293 12 83 83 83 3239

84 667 YİĞİT YILDIRIM 10A 14 10 11,50 13 13 9,75 4 16 0,00 12 12 9,00 43 51 30,25 190,260 13 84 84 84 3241

85 0 RUMEYSA ALTUNPAK 10B 12 9 9,75 17 10 14,50 4 11 1,25 8 10 5,50 41 40 31,00 189,725 10 85 85 85 3251

86 180 İREM KIZIL 10H 12 12 9,00 12 11 9,25 5 8 3,00 11 14 7,50 40 45 28,75 189,000 11 86 86 86 3276

87 585 MERVE KILIÇ 10D 9 13 5,75 17 10 14,50 5 14 1,50 14 10 11,50 45 47 33,25 188,748 13 87 87 87 3284

88 130 EMRE TULUK 10 9 5 7,75 20 10 17,50 3 3 2,25 7 12 4,00 39 30 31,50 188,340 1 88 88 88 3303

89 52 BERFİN KÜÇÜKKAYA 10C 10 12 7,00 15 7 13,25 9 14 5,50 7 18 2,50 41 51 28,25 188,035 14 89 89 89 3307

90 406 HAYRUNİSA IŞIK 10H 9 13 5,75 13 12 10,00 7 4 6,00 8 7 6,25 37 36 28,00 187,720 12 90 90 90 3316

91 25 MGAZİ ARARAT 10 13 11 10,25 19 9 16,75 4 11 1,25 5 13 1,75 41 44 30,00 187,188 2 91 91 91 3333

92 697 AYŞEGÜL KAYA 10A 8 15 4,25 16 12 13,00 6 5 4,75 10 8 8,00 40 40 30,00 185,940 14 92 92 92 3372

93 61 ESRA MUTLU 10B 11 11 8,25 16 8 14,00 5 11 2,25 8 12 5,00 40 42 29,50 185,825 11 93 93 93 3378

94 568 NİHAL GÜL BOZKURT 10A 13 14 9,50 18 10 15,50 5 10 2,50 3 8 1,00 39 42 28,50 185,480 15 94 94 94 3390

95 66 BERKAY ÇAVUŞ 10D 9 14 5,50 15 10 12,50 7 10 4,50 10 14 6,50 41 48 29,00 185,355 14 95 95 95 3394

96 652 FATMA COŞKUNN 10D 8 16 4,00 18 8 16,00 4 12 1,00 15 9 12,75 45 45 33,75 185,148 15 96 96 96 3402
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Genel Ortalama 10,8 11,5 7,89 13,7 9,7 11,25 8,3 9,2 5,96 10,8 10,8 8,15 43,5 41,1 33,25 208,330
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KATILIMLAR

97 452 SEHER ÖZÇELİK 10A 12 5 10,75 12 12 9,00 2 6 0,50 9 7 7,25 35 30 27,50 183,625 16 97 97 97 3449

98 636 ZEYNEP ASLAN 10C 13 9 10,75 14 5 12,75 7 8 5,00 34 22 28,50 183,363 15 98 98 98 3458

99 212 NURCAN DÖNEP 10A 12 13 8,75 13 15 9,25 7 15 3,25 8 12 5,00 40 55 26,25 182,985 17 99 99 99 3474

100 622 MUSTAFA ÖZER 10C 9 11 6,25 15 9 12,75 4 7 2,25 9 3 8,25 37 30 29,50 182,843 16 100 100 100 3479

101 682 SERAY COŞKUN 10G 12 17 7,75 15 10 12,50 7 19 2,25 10 17 5,75 44 63 28,25 182,528 13 101 101 101 3492

102 696 ASLI GÜNDÜZ 10A 7 16 3,00 15 8 13,00 7 4 6,00 9 11 6,25 38 39 28,25 182,203 18 102 102 102 3508

103 165 İKRANUR KARAKÜTÜK 10E 9 12 6,00 12 11 9,25 5 9 2,75 13 11 10,25 39 43 28,25 181,945 7 103 103 103 3515

104 497 SEMANUR ARSLAN 10E 9 6 7,50 11 7 9,25 6 10 3,50 9 12 6,00 35 35 26,25 181,335 8 104 104 104 3542

105 53 BERİVAN BAĞCİ 10D 9 21 3,75 16 6 14,50 10 20 5,00 10 19 5,25 45 66 28,50 181,290 16 105 105 105 3544

106 261 YUSUF ÇOBAN 10C 11 16 7,00 15 9 12,75 4 10 1,50 11 13 7,75 41 48 29,00 181,288 17 106 106 106 3545

107 235 TUANA YLDRM 10B 6 9 3,75 10 5 8,75 7 5 5,75 10 6 8,50 33 25 26,75 181,125 12 107 107 107 3554

108 385 MAHİR ÖZER 10A 11 11 8,25 7 6 5,50 7 10 4,50 8 9 5,75 33 36 24,00 180,955 19 108 108 108 3560

109 740 YAKUP ÇALĞAN 10G 6 10 3,50 15 6 13,50 12 18 7,50 2 2 1,50 35 36 26,00 180,655 14 109 109 109 3566

110 205 MERVE YILDIRIM 10E 14 9 11,75 15 10 12,50 1 8 -1,00 7 11 4,25 37 38 27,50 180,580 9 110 110 110 3572

111 668 MÜNEVVER YAMAN 10D 8 11 5,25 14 4 13,00 4 6 2,50 10 7 8,25 36 28 29,00 180,300 17 111 111 111 3580

112 761 ŞEVVAL ÜNAL 10C 15 14 11,50 18 12 15,00 3 17 -1,25 7 18 2,50 43 61 27,75 179,128 18 112 112 112 3618

113 633 TUNCAY  TUTDERE 10B 9 17 4,75 14 13 10,75 8 20 3,00 13 15 9,25 44 65 27,75 178,425 13 113 113 113 3646

114 754 FATMA AKBAŞ 10C 11 11 8,25 17 8 15,00 4 18 -0,50 10 16 6,00 42 53 28,75 177,508 19 114 114 114 3676

115 144 İKRA BALÇIK 10B 9 12 6,00 13 10 10,50 5 5 3,75 7 8 5,00 34 35 25,25 176,258 14 115 115 115 3724

116 735 İDAL FİGE N 10F 11 14 7,50 14 15 10,25 7 17 2,75 9 18 4,50 41 64 25,00 176,193 10 116 116 116 3727

117 223 SEVİLAY DOĞAN 10G 9 12 6,00 16 12 13,00 5 9 2,75 8 13 4,75 38 46 26,50 176,045 15 117 117 117 3734

118 734 NİSA KARA 10F 4 9 1,75 17 11 14,25 8 7 6,25 9 19 4,25 38 46 26,50 175,728 11 118 118 118 3739

119 724 MERVE DEMİR 10H 9 12 6,00 10 15 6,25 7 12 4,00 11 13 7,75 37 52 24,00 175,573 13 119 119 119 3743

120 559 SERHAT KOCAKAYA 10G 11 17 6,75 14 15 10,25 5 8 3,00 9 16 5,00 39 56 25,00 175,423 16 120 120 120 3748

121 544 HİCRAN ÖZDEMİR 10E 12 11 9,25 16 10 13,50 3 16 -1,00 7 6 5,50 38 43 27,25 175,138 10 121 121 121 3762

122 731 M HALİL TAŞKIN 10E 12 18 7,50 13 9 10,75 11 9 8,75 36 36 27,00 174,828 11 122 122 122 3775

123 185 TUĞÇE BOZKURT 10A 11 13 7,75 13 9 10,75 4 5 2,75 6 12 3,00 34 39 24,25 174,580 20 123 123 123 3784

124 757 ZEYNEP GÜNDÜZ 10B 14 13 10,75 16 13 12,75 2 14 -1,50 8 15 4,25 40 55 26,25 174,550 15 124 124 124 3785

125 646 BERFİN ÇELEBİGİL 10C 8 11 5,25 12 11 9,25 6 11 3,25 9 7 7,25 35 40 25,00 173,763 20 125 125 125 3819

126 409 KEVSER ZELAL ARSLAN10E 9 8 7,00 17 9 14,75 1 9 -1,25 10 8 8,00 37 34 28,50 173,153 12 126 126 126 3837

127 219 SELCAN DOĞAN 10C 12 15 8,25 16 12 13,00 4 18 -0,50 10 17 5,75 42 62 26,50 172,855 21 127 127 127 3847

128 0 MERYEM GÜLMEZ 10D 7 13 3,75 17 9 14,75 3 10 0,50 13 12 10,00 40 44 29,00 172,508 18 128 128 128 3860

129 749 NİSANUR KARAKUŞ 10D 12 12 9,00 8 4 7,00 3 8 1,00 9 13 5,75 32 37 22,75 170,868 19 129 129 129 3935

130 159 BİRSU YÜCEL 10F 12 7 10,25 11 8 9,00 5 9 2,75 2 16 -2,00 30 40 20,00 169,320 12 130 130 130 3997

131 591 ŞEYMA SÖNMEZ 10E 11 13 7,75 6 7 4,25 6 15 2,25 9 8 7,00 32 43 21,25 168,925 13 131 131 131 4011

132 541 HAYRUNNİSA POLAT 10F 7 16 3,00 10 5 8,75 8 10 5,50 9 15 5,25 34 46 22,50 168,843 13 132 132 132 4017

133 78 10H 6 10 3,50 8 2 7,50 7 5 5,75 7 9 4,75 28 26 21,50 168,360 14 133 133 133 4030

134 348 PABLO ESCOBAR 10A 3 5 1,75 7 4 6,00 8 13 4,75 13 11 10,25 31 33 22,75 166,788 21 134 134 134 4090

135 663 NİDA ŞAHİNNS 10H 9 11 6,25 15 11 12,25 2 4 1,00 6 7 4,25 32 33 23,75 166,220 15 135 135 135 4113

136 0 GAZİ ÇAKILK* A 10C 12 10 9,50 13 16 9,00 4 12 1,00 6 19 1,25 35 57 20,75 165,988 22 136 136 136 4116

137 755 ELİF ADALI 10C 13 16 9,00 13 17 8,75 5 17 0,75 8 21 2,75 39 71 21,25 165,890 23 137 137 137 4119

138 228 SUDE MERCAN 10D 13 10 10,50 10 9 7,75 2 11 -0,75 7 13 3,75 32 43 21,25 165,660 20 138 138 138 4131

139 748 SÜMEYYANUR ÖKSÜZ 10D 9 21 3,75 12 18 7,50 9 20 4,00 11 18 6,50 41 77 21,75 165,563 21 139 139 139 4134

140 647 BERFİN YILMAZ 10F 9 6 7,50 13 10 10,50 4 11 1,25 4 5 2,75 30 32 22,00 165,435 14 140 140 140 4139

141 656 GÜLCİHAN AKAN 10A 7 9 4,75 14 6 12,50 4 6 2,50 6 11 3,25 31 32 23,00 164,935 22 141 141 141 4157

142 45 BATUHAN GÜRBÜZ 10G 6 10 3,50 13 13 9,75 6 8 4,00 8 18 3,50 33 49 20,75 161,705 17 142 142 142 4276

143 578 ROJBİN ÖZKAN 10H 8 18 3,50 15 14 11,50 7 12 4,00 7 20 2,00 37 64 21,00 161,565 16 143 143 143 4279

144 674 RABİA KIZILBAY 10H 8 20 3,00 16 14 12,50 3 2 2,50 7 9 4,75 34 45 22,75 161,243 17 144 144 144 4291
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ADIYAMAN ADIYAMAN MERKEZFatih Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL YAYINLARI 10. SINIF 2.DENEME 223 223 223 6509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10,8 11,5 7,89 13,7 9,7 11,25 8,3 9,2 5,96 10,8 10,8 8,15 43,5 41,1 33,25 208,330

Okul Ortalaması 9,8 12,3 6,70 13,2 9,7 10,80 6,2 10,2 3,62 9,5 11,4 6,68 38,7 43,6 27,80 184,550

KATILIMLAR

145 103 EDA GÜRSY 10E 10 14 6,50 16 10 13,50 1 10 -1,50 9 14 5,50 36 48 24,00 161,235 14 145 145 145 4292

146 92 DUYGU KORKMAZ 10H 11 12 8,00 13 12 10,00 2 5 0,75 3 7 1,25 29 36 20,00 160,530 18 146 146 146 4316

147 557 BARAN HORUZ 10B 11 10 8,50 10 13 6,75 1 3 0,25 6 8 4,00 28 34 19,50 160,483 16 147 147 147 4317

148 650 EMİNE SALMAN 10H 6 5 4,75 11 7 9,25 3 8 1,00 8 5 6,75 28 25 21,75 159,970 19 148 148 148 4329

149 664 DİLAN AKIN 10A 8 10 5,50 4 2 3,50 4 4 3,00 8 7 6,25 24 23 18,25 159,588 23 149 149 149 4347

150 327 BEDRULLAH DEMİR 10D 9 10 6,50 2 2 1,50 8 11 5,25 5 13 1,75 24 36 15,00 159,195 22 150 150 150 4363

151 741 ELİFNUR KELEŞ 10G 6 7 4,25 11 11 8,25 5 7 3,25 6 9 3,75 28 34 19,50 158,958 18 151 151 151 4376

152 610 EMİNE UYAR 10F 8 18 3,50 13 16 9,00 6 16 2,00 11 18 6,50 38 68 21,00 158,240 15 152 152 152 4401

153 220 ŞİYAR BEKTAŞ 10H 6 14 2,50 13 12 10,00 3 6 1,50 10 8 8,00 32 40 22,00 157,400 20 153 153 153 4426

154 733 FERHAT KAYA 10F 5 25 -1,25 10 20 5,00 10 9 7,75 7 2 6,50 32 56 18,00 156,900 16 154 154 154 4444

155 460 MER * NUR ARSLAN 10E 7 13 3,75 11 12 8,00 6 8 4,00 7 18 2,50 31 51 18,25 156,773 15 155 155 155 4448

156 737 SEHADET DEMİR 10F 10 16 6,00 12 16 8,00 4 10 1,50 6 11 3,25 32 53 18,75 156,458 17 156 156 156 4463

157 0 ELİF GEZER 10C 10 20 5,00 12 14 8,50 6 10 3,50 6 21 0,75 34 65 17,75 156,433 24 157 157 157 4466

158 632 TOLGA ÇELİK 10G 8 16 4,00 14 14 10,50 4 11 1,25 7 9 4,75 33 50 20,50 155,600 19 158 158 158 4490

159 695 ASLI EKİCİ 10F 9 14 5,50 10 11 7,25 6 13 2,75 7 20 2,00 32 58 17,50 155,588 18 159 159 159 4491

160 310 AYÇA ÖZER 10A 8 14 4,50 12 12 9,00 4 14 0,50 10 14 6,50 34 54 20,50 155,475 24 160 160 160 4497

161 0 ELİF ÇİFÇİ 10A 7 16 3,00 13 15 9,25 6 9 3,75 7 18 2,50 33 58 18,50 154,978 25 161 161 161 4521

162 566 MELİH POLAT 10B 7 20 2,00 17 8 15,00 4 14 0,50 8 10 5,50 36 52 23,00 154,620 17 162 162 162 4528

163 765 FİGEN ŞAHİN 10B 6 10 3,50 11 10 8,50 3 6 1,50 9 11 6,25 29 37 19,75 154,293 18 163 163 163 4544

164 500 MELİKE KASAP 10D 8 11 5,25 13 11 10,25 2 10 -0,50 10 18 5,50 33 50 20,50 154,058 23 164 164 164 4550

165 209 MİRAÇ ATA 10E 7 12 4,00 11 6 9,50 5 6 3,50 4 14 0,50 27 38 17,50 153,630 16 165 165 165 4563

166 698 BERRİN ARICA 10C 9 20 4,00 11 18 6,50 4 15 0,25 12 12 9,00 36 65 19,75 153,283 25 166 166 166 4576

167 529 ERDAL ÖZER 10B 6 19 1,25 17 13 13,75 6 18 1,50 10 19 5,25 39 69 21,75 152,975 19 167 167 167 4587

168 509 BERİVAN KILIÇ 10C 9 15 5,25 12 16 8,00 5 17 0,75 9 18 4,50 35 66 18,50 152,875 26 168 168 168 4592

169 626 NUREFŞAN KILIÇ 10E 5 12 2,00 16 6 14,50 3 8 1,00 7 11 4,25 31 37 21,75 152,873 17 169 169 169 4593

170 0 MİRZA İLİTER 10B 10 16 6,00 14 10 11,50 4 14 0,50 5 17 0,75 33 57 18,75 152,753 20 170 170 170 4600

171 49 BERFİN KARADAŞ 10H 9 9 6,75 12 12 9,00 4 10 1,50 5 22 -0,50 30 53 16,75 152,448 21 171 171 171 4614

172 484 ÖZLEM GÜLTEKİN 10A 11 17 6,75 15 10 12,50 2 16 -2,00 7 15 3,25 35 58 20,50 152,430 26 172 172 172 4615

173 76 BEYZA DOĞRU 10E 5 16 1,00 9 12 6,00 8 11 5,25 7 10 4,50 29 49 16,75 151,868 18 173 173 173 4631

174 718 ECE NUR KIZILBAY 10B 12 16 8,00 7 12 4,00 2 8 0,00 5 5 3,75 26 41 15,75 151,048 21 174 174 174 4666

175 621 M F ÇAM 10A 11 17 6,75 15 15 11,25 1 10 -1,50 6 13 2,75 33 55 19,25 151,005 27 175 175 175 4668

176 571 FATİH ŞAHİN 10D 7 6 5,50 9 0 9,00 5 5 3,75 21 11 18,25 150,623 24 176 176 176 4679

177 606 BERFİN GENÇ 10G 7 10 4,50 16 8 14,00 3 12 0,00 6 19 1,25 32 49 19,75 150,388 20 177 177 177 4689

178 750 FATMA AKSU 10D 9 15 5,25 13 13 9,75 4 11 1,25 5 16 1,00 31 55 17,25 150,160 25 178 178 178 4693

179 601 ABDULLAH KARA 10C 7 22 1,50 12 7 10,25 8 18 3,50 8 21 2,75 35 68 18,00 150,133 27 179 179 179 4695

180 461 MUSTAFA ÇİL 10B 6 20 1,00 12 8 10,00 6 15 2,25 8 9 5,75 32 52 19,00 149,060 22 180 180 180 4734

181 619 GAMZE BOYRAZ 10G 10 17 5,75 15 14 11,50 3 18 -1,50 8 20 3,00 36 69 18,75 147,913 21 181 181 181 4785

182 222 SEVGİ BOYRAZ 10G 3 15 -0,75 9 7 7,25 9 13 5,75 7 13 3,75 28 48 16,00 147,513 22 182 182 182 4799

183 642 AYŞEGÜL KILINÇ 10A 10 12 7,00 7 13 3,75 3 9 0,75 6 13 2,75 26 47 14,25 147,370 28 183 183 183 4807

184 725 TOLGA TUNCER 10H 1 4 0,00 5 0 5,00 17 8 15,00 23 12 20,00 146,950 22 184 184 184 4824

185 655 GÜLBAHAR DEĞİRMENCİ10A 8 15 4,25 5 13 1,75 7 11 4,25 7 20 2,00 27 59 12,25 146,190 29 185 185 185 4857

186 617 FADİME REÇPER 10G 6 20 1,00 17 11 14,25 5 25 -1,25 12 18 7,50 40 74 21,50 145,658 23 186 186 186 4884

187 193 MGAZİ KARAKUŞ 10C 7 12 4,00 4 2 3,50 5 12 2,00 7 8 5,00 23 34 14,50 145,560 28 187 187 187 4891

188 299 ALİRIZA YILMAZ 10F 7 7 5,25 13 10 10,50 0 1 -0,25 2 3 1,25 22 21 16,75 145,313 19 188 188 188 4901

189 211 CİHAN AYDAR 10G 7 8 5,00 13 14 9,50 4 13 0,75 1 2 0,50 25 37 15,75 145,053 24 189 189 189 4914

190 648 BERIVAN ERGÜL 10D 10 10 7,50 9 11 6,25 1 5 -0,25 4 13 0,75 24 39 14,25 144,975 26 190 190 190 4916

191 614 ESMA DOĞA N 10D 6 18 1,50 10 7 8,25 1 6 -0,50 10 4 9,00 27 35 18,25 142,805 27 191 191 191 5002

192 615 ESRA APİÇA 10F 8 8 6,00 7 15 3,25 2 5 0,75 5 8 3,00 22 36 13,00 142,763 20 192 192 192 5005
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ADIYAMAN ADIYAMAN MERKEZFatih Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL YAYINLARI 10. SINIF 2.DENEME 223 223 223 6509

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10,8 11,5 7,89 13,7 9,7 11,25 8,3 9,2 5,96 10,8 10,8 8,15 43,5 41,1 33,25 208,330

Okul Ortalaması 9,8 12,3 6,70 13,2 9,7 10,80 6,2 10,2 3,62 9,5 11,4 6,68 38,7 43,6 27,80 184,550

KATILIMLAR

193 138 NEVA AKIN 10E 9 11 6,25 3 13 -0,25 11 16 7,00 23 40 13,00 142,400 19 193 193 193 5019

194 432 MEHMET KARABABA 10H 4 9 1,75 5 5 3,75 5 8 3,00 7 7 5,25 21 29 13,75 141,855 23 194 194 194 5041

195 635 SENANUR SÖNMEZ 10E 7 19 2,25 11 18 6,50 8 19 3,25 6 19 1,25 32 75 13,25 140,878 20 195 195 195 5072

196 641 ASLI UYĞUN 10E 6 13 2,75 6 7 4,25 2 4 1,00 8 7 6,25 22 31 14,25 140,225 21 196 196 196 5105

197 742 ZELİŞ ASLAN 10G 6 11 3,25 9 9 6,75 5 10 2,50 3 12 0,00 23 42 12,50 139,043 25 197 197 197 5143

198 60 BİRGÜL ÇELİK 10E 7 21 1,75 13 10 10,50 3 9 0,75 5 9 2,75 28 49 15,75 138,903 22 198 198 198 5149

199 604 AYŞE ŞEKER 10D 10 17 5,75 9 17 4,75 3 15 -0,75 7 15 3,25 29 64 13,00 138,378 28 199 199 199 5173

200 283 CEM ATAR 10F 8 22 2,50 7 18 2,50 7 8 5,00 3 14 -0,50 25 62 9,50 137,700 21 200 200 200 5204

201 340 CEMAL KARAKUŞ 10G 9 21 3,75 6 24 0,00 7 23 1,25 11 19 6,25 33 87 11,25 137,013 26 201 201 201 5225

202 333 BÜŞRA AĞIN 10F 7 20 2,00 11 10 8,50 5 13 1,75 6 21 0,75 29 64 13,00 135,665 22 202 202 202 5268

203 587 SEMANUR ÇALIŞ 10C 6 20 1,00 12 16 8,00 2 10 -0,50 9 16 5,00 29 62 13,50 130,395 29 203 203 203 5419

204 699 CEREN SEVİM 10C 6 16 2,00 4 9 1,75 5 9 2,75 5 12 2,00 20 46 8,50 129,743 30 204 204 204 5437

205 203 MELİKE GÖKDEMİR 10A 4 11 1,25 10 6 8,50 3 6 1,50 3 13 -0,25 20 36 11,00 128,895 30 205 205 205 5460

206 519 DİDAR COŞKUN 10G 5 16 1,00 11 12 8,00 3 11 0,25 4 5 2,75 23 44 12,00 128,370 27 206 206 206 5478

207 513 CEMİLE KUTLU 10G 6 19 1,25 9 12 6,00 5 16 1,00 6 14 2,50 26 61 10,75 128,258 28 207 207 207 5480

208 507 BAHAR ÖZAVCI 10E 6 20 1,00 12 17 7,75 3 6 1,50 6 22 0,50 27 65 10,75 128,165 23 208 208 208 5485

209 670 NİSA NUR KARADAĞ 10Ğ 6 22 0,50 13 15 9,25 6 17 1,75 4 19 -0,75 29 73 10,75 127,190 1 209 209 209 5509

210 521 ELİF OLGUN 10G 7 11 4,25 3 27 -3,75 3 7 1,25 9 19 4,25 22 64 6,00 126,643 29 210 210 210 5530

211 746 EMİR YİLMAZ 10Ğ 7 23 1,25 5 17 0,75 7 15 3,25 6 18 1,50 25 73 6,75 125,665 2 211 211 211 5562

212 368 EDA EKİNCİ 10F 6 19 1,25 9 14 5,50 6 24 0,00 6 16 2,00 27 73 8,75 121,373 23 212 212 212 5682

213 762 ŞEYMANUR TAŞKIN 10B 7 18 2,50 7 11 4,25 1 10 -1,50 8 18 3,50 23 57 8,75 120,810 23 213 213 213 5695

214 265 NEVIN Ç Tİ N 10E 4 12 1,00 6 10 3,50 5 11 2,25 1 7 -0,75 16 40 6,00 120,005 24 214 214 214 5718

215 744 NURCAN ÖZGÜL 10C 9 20 4,00 3 8 1,00 6 24 0,00 0 2 -0,50 18 54 4,50 117,735 31 215 215 215 5777

216 721 ESRA *VCİŞKOOOM 10A 6 17 1,75 7 18 2,50 0 3 -0,75 4 16 0,00 17 54 3,50 109,030 31 216 216 216 5943

217 658 İDEAL ARSLAN 10B 2 16 -2,00 6 11 3,25 4 7 2,25 3 13 -0,25 15 47 3,25 108,095 24 217 217 217 5957

218 0 ZERDA ÇİL 10C 6 20 1,00 6 21 0,75 3 20 -2,00 2 19 -2,75 17 80 -3,00 89,788 32 218 218 218 6086

219 184 İREMNUR ŞAHİN 10H 3 23 -2,75 15 13 11,75 2 12 -1,00 2 10 -0,50 22 58 7,50

220 546 İLKNUR SÖNMEZ 10F 2 18 -2,50 3 14 -0,50 7 5 5,75 4 20 -1,00 16 57 1,75

221 767 İREM SEVİ L 10A 7 22 1,50 6 24 0,00 13 46 1,50

222 572 NESRİN ÇOBAN 10G 7 20 2,00 2 11 -0,75 3 14 -0,50 4 17 -0,25 16 62 0,50

223 925 MUHAMMED ALPTEKİN 10E 0 1 -0,25 5 19 0,25 1 1 0,75 3 21 -2,25 9 42 -1,50
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