
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ADIYAMAN ADIYAMAN MERKEZ Fatih Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL YAYINLARI 11. SINIF 2.DENEME 110 110 110 4961

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 11,0 7,2 9,17 10,4 6,0 8,87 11,0 7,3 9,20 14,0 7,6 12,06 46,3 28,0 39,30 218,070 218,190 234,660 212,850

Okul Ortalaması 13,5 6,6 11,85 9,5 4,2 8,43 13,1 7,0 11,32 16,3 7,3 14,49 52,4 25,1 46,09 249,520 234,680 260,060 253,100

KATILIMLAR

1 611 AYŞENUR 11 21 6 19,50 12 2 11,50 20 5 18,75 20 7 18,25 73 20 68,00 337,225 1 2 159 309,180 1 13 432 346,827 1 10 655 355,239 1 1 90

2 100 MERVE KARAMAN 11B 16 6 14,50 8 1 7,75 24 3 23,25 25 4 24,00 73 14 69,50 343,612 1 1 124 250,456 6 39 1396 414,767 1 1 86 348,927 1 2 117

3 125 ZERDA ADALI 11E 24 5 22,75 19 10 16,50 14 8 12,00 57 23 51,25 284,907 1 23 719 363,630 1 1 69 183,770 9 92 2859 335,041 1 3 188

4 43 SUDE IŞIK 11D 19 4 18,00 13 4 12,00 18 6 16,50 18 8 16,00 68 22 62,50 315,945 1 4 346 301,886 1 15 511 316,828 7 26 1030 330,475 1 4 223

5 33 DİLARA DOLAŞ 11E 20 8 18,00 12 4 11,00 17 3 16,25 49 15 45,25 273,562 3 35 916 295,533 11 18 608 213,435 3 80 2459 328,886 2 5 235

6 105 BATUHAN İZCİ 11D 17 8 15,00 2 2 1,50 20 4 19,00 25 4 24,00 64 18 59,50 313,330 2 6 366 214,240 12 68 2208 385,102 1 3 270 325,417 2 6 258

7 171 EDANUR AKKUŞ 11C 19 5 17,75 16 8 14,00 18 9 15,75 22 6 20,50 75 28 68,00 326,470 1 3 242 312,847 1 11 388 340,182 5 16 742 323,965 1 7 268

8 155 TAHA ASLAN 11C 16 5 14,75 7 5 5,75 21 8 19,00 23 7 21,25 67 25 60,75 314,125 2 5 358 239,495 10 47 1642 367,631 2 6 431 323,672 2 8 273

9 326 SUDE AKIN 11C 19 2 18,50 6 1 5,75 16 5 14,75 20 6 18,50 61 14 57,50 303,412 3 10 481 265,670 6 30 1080 320,496 8 25 999 322,847 3 9 282

10 315 EZGİ YILMAZ 11E 19 3 18,25 16 4 15,00 16 4 15,00 51 11 48,25 276,882 2 30 857 322,690 6 6 295 204,710 6 84 2609 322,690 3 10 284

11 200 HANDAN DURMAZ 11E 21 6 19,50 16 11 13,25 15 7 13,25 52 24 46,00 270,472 5 38 970 320,297 7 7 313 192,495 8 89 2747 320,297 4 11 299

12 50 GAMZE YETİŞ 11E 19 8 17,00 12 5 10,75 17 5 15,75 48 18 43,50 266,522 6 42 1052 286,965 13 22 716 209,945 4 81 2519 318,730 5 12 316

13 162 CANSU ARSLAN 11E 18 10 15,50 13 11 10,25 19 7 17,25 50 28 43,00 266,172 7 43 1060 273,318 14 25 933 220,415 2 77 2349 317,789 6 13 325

14 26 MERVE KAYA 11B 17 8 15,00 5 2 4,50 19 6 17,50 18 7 16,25 59 23 53,25 293,427 5 15 602 233,299 11 50 1788 325,396 6 20 930 315,888 2 14 347

15 27 GÜLBAHAR TOSUN 11B 20 5 18,75 14 2 13,50 15 7 13,25 20 9 17,75 69 23 63,25 311,307 2 7 389 316,651 1 8 343 305,261 9 31 1173 315,062 3 15 355

16 412 AHSEN 11C 16 4 15,00 8 0 8,00 18 4 17,00 14 11 11,25 56 19 51,25 285,922 7 22 705 255,534 8 35 1298 290,141 12 41 1394 312,711 4 16 367

17 693 MUSTAFA 11D 14 6 12,50 4 3 3,25 20 4 19,00 14 5 12,75 52 18 47,50 278,777 6 29 818 207,907 14 73 2367 313,631 8 28 1081 307,967 3 17 417

18 101 BERKEN SÖNMEZ 11B 17 4 16,00 13 4 12,00 16 4 15,00 20 5 18,75 66 17 61,75 307,287 3 8 443 287,926 3 21 700 323,829 7 22 960 306,985 4 18 430

19 114 ZÜLEYHA ALMAZ 11B 14 10 11,50 3 0 3,00 21 5 19,75 19 7 17,25 57 22 51,50 288,575 6 20 674 199,339 18 79 2576 347,454 3 9 647 305,752 5 19 447

20 32 YAĞMUR BO *EMİR 11D 18 7 16,25 3 1 2,75 16 6 14,50 24 6 22,50 61 20 56,00 296,517 4 13 556 230,906 5 53 1830 344,163 3 12 688 305,554 4 20 448

21 443 NURGÜL KÜÇÜKÖZER 11C 17 9 14,75 7 4 6,00 17 4 16,00 19 6 17,50 60 23 54,25 291,492 6 18 635 241,083 9 45 1605 322,868 7 24 968 304,613 5 21 460

22 349 FARUK YAVUZ 11E 20 9 17,75 20 10 17,50 13 2 12,50 1 0 1,00 54 21 48,75 270,652 4 37 965 335,083 3 3 207 193,613 7 88 2738 303,318 7 22 471

23 36 SEHER KARADAĞ 11B 19 11 16,25 17 12 14,00 16 13 12,75 52 36 43,00 264,750 9 45 1090 213,435 14 69 2227 278,731 11 49 1537 302,377 6 23 483

24 121 BEYZA AYDIN 11D 14 5 12,75 9 2 8,50 19 7 17,25 21 8 19,00 63 22 57,50 297,610 3 12 547 243,006 4 44 1558 341,122 4 15 729 298,594 5 24 535

25 145 NİSA SOLGUN 11B 12 4 11,00 7 0 7,00 21 8 19,00 24 5 22,75 64 17 59,75 304,537 4 9 473 221,261 13 61 2041 377,161 2 4 334 297,497 7 25 552

26 187 SEHER TOK 11A 17 10 14,50 6 5 4,75 18 12 15,00 19 11 16,25 60 38 50,50 280,202 5 27 797 231,397 7 52 1819 307,946 4 29 1144 296,515 1 26 570

27 596 İJLAL ULAŞ 11A 11 7 9,25 4 1 3,75 21 2 20,50 17 4 16,00 53 14 49,50 281,042 4 25 784 188,399 14 89 2882 344,748 2 11 683 294,812 2 27 592

28 183 SILA HAMAMCI 11C 20 5 18,75 13 3 12,25 12 8 10,00 19 7 17,25 64 23 58,25 292,445 5 16 621 308,709 2 14 438 279,399 16 48 1526 294,415 6 28 599

29 60 SENANUR YILDIRIM 11D 13 6 11,50 5 3 4,25 18 4 17,00 24 4 23,00 60 17 55,75 292,400 5 17 623 207,280 15 74 2384 364,789 2 7 466 288,281 6 29 700

30 988 BERFİN  ERSU 11E 22 2 21,50 19 7 17,25 6 0 6,00 3 1 2,75 50 10 47,50 259,997 8 49 1170 359,669 2 2 90 159,361 13 99 3269 288,198 8 30 703
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KATILIMLAR

31 166 AZRA SEZEN 11A 13 5 11,75 6 1 5,75 18 6 16,50 13 10 10,50 50 22 44,50 263,532 9 46 1107 218,555 8 63 2106 281,887 8 45 1490 286,850 3 31 725

32 90 MERYEM ŞİMŞEK 11D 20 8 18,00 13 14 9,50 23 5 21,75 56 27 49,25 273,242 8 36 921 225,650 9 60 1952 304,498 9 34 1186 286,004 7 32 745

33 182 HÜSEYİN DEMİR 11A 16 3 15,25 8 2 7,50 13 2 12,50 20 6 18,50 57 13 53,75 282,802 3 24 755 254,103 5 37 1327 304,791 7 33 1181 285,868 4 33 746

34 532 ELFİN AYDIK 11C 14 3 13,25 6 1 5,75 16 6 14,50 16 7 14,25 52 17 47,75 269,735 12 41 989 229,025 12 54 1868 291,750 10 39 1376 284,614 7 34 758

35 110 MELİSA ÇETİN 11A 10 5 8,75 9 0 9,00 20 3 19,25 23 4 22,00 62 12 59,00 298,430 1 11 537 218,262 9 64 2114 374,141 1 5 363 283,380 5 35 774

36 563 MUHAMMED BİLGİÇ 11A 15 6 13,50 13 1 12,75 16 10 13,50 20 9 17,75 64 26 57,50 288,852 2 19 671 275,241 2 23 900 307,006 5 30 1155 280,006 6 36 833

37 86 ONUR YÜCEL 11B 12 8 10,00 9 0 9,00 19 7 17,25 21 7 19,25 61 22 55,50 287,655 7 21 684 226,987 12 56 1919 342,710 4 13 704 279,399 8 37 840

38 199 SUDENAZ BURÇ 11C 14 3 13,25 4 1 3,75 14 2 13,50 15 3 14,25 47 9 44,75 261,045 13 48 1153 216,319 14 66 2160 284,770 14 44 1456 278,261 8 38 857

39 411 BEYZANUR AKIN 11E 18 9 15,75 17 2 16,50 11 1 10,75 46 12 43,00 249,625 9 58 1425 314,770 9 10 359 175,045 11 95 3006 278,240 9 39 858

40 433 TUĞÇE KARABABA 11E 20 7 18,25 16 8 14,00 10 8 8,00 46 23 40,25 242,312 11 63 1622 316,337 8 9 345 155,850 14 100 3334 278,219 10 40 859

41 564 BÜŞRA TURAÇ 11C 16 9 13,75 12 1 11,75 14 5 12,75 18 9 15,75 60 24 54,00 279,497 8 28 806 270,633 5 26 973 289,065 13 42 1404 276,986 9 41 881

42 392 NAZLICAN ÖZKAN 11A 19 1 18,75 4 4 3,00 9 7 7,25 4 2 3,50 36 14 32,50 227,285 11 76 2069 249,944 6 42 1413 172,851 18 96 3040 276,944 7 42 883

43 157 BEHZAT EKİCİ 11C 8 3 7,25 6 6 4,50 21 5 19,75 27 3 26,25 62 17 57,75 295,762 4 14 569 179,204 20 93 3093 404,631 1 2 132 276,087 10 43 898

44 292 BERİVAN T ŞKIN 11C 16 2 15,50 4 1 3,75 11 6 9,50 15 9 12,75 46 18 41,50 248,242 16 59 1455 232,024 11 51 1808 247,321 25 68 1979 268,554 11 44 1032

45 58 ALİ COŞKUN 11B 13 5 11,75 13 9 10,75 15 6 13,50 21 8 19,00 62 28 55,00 280,507 8 26 793 250,320 7 40 1400 314,947 8 27 1058 267,791 9 45 1043

46 579 MİRAC KIRMIZIGÜL 11C 9 6 7,50 6 1 5,75 19 4 18,00 21 5 19,75 55 16 51,00 275,277 9 32 885 188,890 18 88 2866 351,122 3 8 612 266,714 12 46 1063

47 535 HÜMEYRA YAPICI 11C 16 8 14,00 10 3 9,25 12 6 10,50 21 7 19,25 59 24 53,00 273,612 11 34 915 256,495 7 34 1267 295,595 9 38 1319 264,437 13 47 1095

48 123 CEREN KAPLAN 11D 11 2 10,50 6 0 6,00 16 7 14,25 23 5 21,75 56 14 52,50 275,875 7 31 870 211,418 13 71 2276 337,653 5 17 777 263,830 8 48 1102

49 583 BEYZANUR TEMELLİ 11C 17 7 15,25 14 3 13,25 11 8 9,00 19 7 17,25 61 25 54,75 275,080 10 33 890 290,632 3 19 664 272,419 19 53 1634 263,632 14 49 1111

50 556 SUNA ÇELİK 11A 7 3 6,25 8 0 8,00 20 5 18,75 17 10 14,50 52 18 47,50 265,185 8 44 1081 194,459 13 84 2700 323,004 3 23 966 262,754 8 50 1131

51 422 EREN DAĞ 11D 13 10 10,50 3 1 2,75 16 8 14,00 19 9 16,75 51 28 44,00 255,897 10 52 1251 190,771 19 86 2801 304,143 10 35 1191 262,242 9 51 1148

52 344 PINAR TOSUN 11E 13 15 9,25 19 10 16,50 17 7 15,25 49 32 41,00 243,185 10 61 1597 269,400 15 28 1001 206,455 5 83 2576 261,458 11 52 1165

53 79 ERDOĞAN ÇALĞAN 11D 10 7 8,25 5 3 4,25 17 4 16,00 20 9 17,75 52 23 46,25 261,205 9 47 1152 184,595 20 91 2971 324,456 6 21 952 259,243 10 53 1205

54 357 FIRAT AĞIR 11A 15 8 13,00 13 2 12,50 13 9 10,75 19 10 16,50 60 29 52,75 270,392 6 39 972 270,163 3 27 987 279,870 9 47 1520 259,045 9 54 1206

55 580 BATIN B* ER 11A 15 9 12,75 18 3 17,25 14 13 10,75 16 13 12,75 63 38 53,50 269,747 7 40 988 298,594 1 16 561 256,046 13 60 1855 257,300 10 55 1240

56 83 DENİZ SÖNMEZ 11B 10 4 9,00 16 2 15,50 15 3 14,25 7 2 6,50 48 11 45,25 251,387 12 56 1370 261,302 5 32 1179 240,770 15 70 2059 253,360 10 56 1324

57 410 EMİN İLBUĞA 11E 18 11 15,25 22 8 20,00 10 11 7,25 50 30 42,50 238,315 12 66 1738 333,515 4 4 222 150,615 15 101 3411 252,514 12 57 1347

58 398 İLKAY 11C 11 7 9,25 2 0 2,00 16 9 13,75 22 6 20,50 51 22 45,50 257,145 14 51 1226 177,281 21 95 3135 326,222 6 19 915 251,929 15 58 1357

59 41 İREM ELVERMEZ 11D 10 2 9,50 6 0 6,00 15 7 13,25 19 8 17,00 50 17 45,75 255,377 11 53 1264 204,438 16 75 2456 300,496 11 36 1249 250,497 11 59 1380

60 57 SILA EROĞLU 11B 16 6 14,50 7 4 6,00 8 3 7,25 7 2 6,50 38 15 34,25 222,802 18 80 2190 239,338 9 48 1644 191,910 18 90 2758 247,279 11 60 1464
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KATILIMLAR

61 526 TUĞBA PAKER 11E 16 8 14,00 17 11 14,25 9 5 7,75 3 2 2,50 45 26 38,50 229,887 13 72 1973 288,260 12 20 694 169,988 12 97 3086 246,966 13 61 1470

62 75 AYŞE PAKSOY 11D 15 7 13,25 9 3 8,25 9 5 7,75 33 15 29,25 213,132 20 89 2473 192,495 18 85 2758 206,831 21 82 2567 244,907 12 62 1520

63 502 ZEYNEP ORTAÇ 11C 15 8 13,00 6 8 4,00 11 11 8,25 8 15 4,25 40 42 29,50 211,585 24 90 2514 216,162 15 67 2163 184,595 26 91 2853 243,162 16 63 1573

64 87 MERCAN APAKİ 11D 12 11 9,25 14 7 12,25 10 0 10,00 36 18 31,50 220,405 17 81 2252 164,575 21 99 3431 249,045 15 67 1960 242,399 13 64 1594

65 1 DİREN 11B 11 8 9,00 9 11 6,25 15 10 12,50 17 12 14,00 52 41 41,75 242,940 13 62 1602 202,536 16 76 2501 276,202 12 50 1572 242,243 12 65 1598

66 739 SERVET YUMUSŞ 11D 13 8 11,00 12 0 12,00 11 4 10,00 16 9 13,75 52 21 46,75 250,737 12 57 1394 253,026 2 38 1348 257,164 13 59 1842 240,320 14 66 1646

67 89 MUSTAFA ÖDÜL 11D 10 5 8,75 9 0 9,00 13 3 12,25 12 4 11,00 44 12 41,00 238,930 13 65 1727 218,262 11 64 2114 255,398 14 62 1862 238,909 15 67 1679

68 540 ESMA ŞEN 11C 17 10 14,50 12 2 11,50 6 2 5,50 19 6 17,50 54 20 49,00 252,725 15 55 1333 274,280 4 24 914 249,578 24 66 1950 236,162 17 68 1754

69 93 ZAHİDE TOSUN 11A 12 2 11,50 3 0 3,00 11 9 8,75 14 10 11,50 40 21 34,75 223,337 12 79 2181 199,339 10 79 2576 234,145 15 71 2149 235,869 11 69 1763

70 126 MELİKE DURAZ 11B 8 6 6,50 9 2 8,50 16 9 13,75 12 7 10,25 45 24 39,00 233,585 15 70 1885 199,381 17 78 2571 261,103 13 57 1797 232,734 13 70 1847

71 46 ÖZGE AĞCA 11D 13 7 11,25 9 5 7,75 10 6 8,50 13 11 10,25 45 29 37,75 227,655 16 75 2053 227,771 6 55 1900 224,458 18 76 2299 232,536 16 71 1854

72 553 MUKADDES BİLGİN 11E 18 10 15,50 12 15 8,25 5 5 3,75 35 30 27,50 199,357 15 98 2854 260,612 16 33 1189 126,185 18 105 3876 232,024 14 72 1865

73 135 SAMET KURTULUŞ 11B 8 11 5,25 6 2 5,50 16 4 15,00 22 5 20,75 52 22 46,50 253,800 11 54 1308 171,597 20 96 3276 336,535 5 18 788 231,950 14 73 1868

74 176 MELİKE DAĞDEVİREN 11C 9 0 9,00 0 2 -0,50 12 5 10,75 18 5 16,75 39 12 36,00 227,905 19 74 2044 159,654 23 100 3536 281,458 15 46 1494 231,125 18 74 1897

75 341 AYŞE BAKIR 11C 13 3 12,25 7 2 6,50 9 8 7,00 18 7 16,25 47 20 42,00 237,065 17 68 1784 226,810 13 58 1928 252,106 23 65 1910 229,986 19 75 1948

76 170 SENA KARA 11B 9 2 8,50 8 1 7,75 13 8 11,00 12 6 10,50 42 17 37,75 228,315 16 73 2029 208,576 15 72 2348 243,497 14 69 2032 229,223 15 76 1966

77 68 ZEKİ AYDIN 11B 16 6 14,50 19 6 17,50 8 15 4,25 13 11 10,25 56 38 46,50 241,270 14 64 1659 312,398 2 12 394 194,793 17 86 2724 228,220 16 77 1996

78 48 GAMZE KARAKUŞ 11E 16 6 14,50 17 8 15,00 8 15 4,25 41 29 33,75 211,107 14 92 2529 296,515 10 17 591 129,675 17 104 3802 228,220 15 77 1996

79 15 ROJİN DOYMAZ 11A 17 11 14,25 12 5 10,75 6 6 4,50 35 22 29,50 202,632 15 96 2772 267,770 4 29 1039 131,420 19 103 3763 228,064 12 79 2001

80 44 METE DUMAN 11D 15 5 13,75 9 2 8,50 6 6 4,50 18 8 16,00 48 21 42,75 235,182 15 69 1841 249,986 3 41 1411 233,068 16 72 2169 224,574 17 80 2110

81 565 AYSEL ABUŞ 11E 17 8 15,00 10 8 8,00 4 4 3,00 31 20 26,00 193,260 18 101 3003 255,534 17 35 1298 120,950 20 107 3997 223,769 16 81 2133

82 156 BARIŞ UÇAN 11B 8 7 6,25 16 1 15,75 14 6 12,50 18 2 17,50 56 16 52,00 259,127 10 50 1184 243,695 8 43 1543 298,438 10 37 1274 223,048 17 82 2147

83 104 SERVAN ÇETNKAYA 11D 14 6 12,50 7 3 6,25 8 11 5,25 15 11 12,25 44 31 36,25 219,675 18 82 2273 226,966 7 57 1921 214,479 20 79 2441 220,613 18 83 2206

84 251 EMİNE DOĞAN 11C 20 5 18,75 20 10 17,50 40 15 36,25 230,062 18 71 1969 342,063 4 14 714 219,129 20 84 2246

85 38 AHMET KİNGİR 11B 14 11 11,25 11 6 9,50 9 11 6,25 16 13 12,75 50 41 39,75 226,852 17 78 2082 238,889 10 49 1651 224,636 16 75 2294 218,241 18 85 2286

86 589 GÜLSEMİN DOĞRU 11A 8 11 5,25 11 6 9,50 15 9 12,75 20 7 18,25 54 33 45,75 245,292 10 60 1542 197,009 11 81 2634 304,947 6 32 1177 217,656 13 86 2299

87 518 DERYA KILINÇ 11D 11 9 8,75 7 3 6,25 11 11 8,25 22 7 20,25 51 30 43,50 237,437 14 67 1766 200,791 17 77 2541 286,243 12 43 1440 213,497 19 87 2408

88 20 ZEYNEP ÖZPOLAT 11B 12 4 11,00 3 9 0,75 8 9 5,75 6 8 4,00 29 30 21,50 184,362 20 106 3249 181,555 19 92 3039 165,557 20 98 3179 213,320 19 88 2417

89 402 EMİRHAN DOĞAN 11C 9 4 8,00 6 3 5,25 10 5 8,75 19 7 17,25 44 19 39,25 227,235 20 77 2071 189,203 17 87 2856 270,674 20 55 1662 211,439 21 89 2465

90 109 SILA ERCAN 11A 10 3 9,25 5 1 4,75 10 11 7,25 11 13 7,75 36 28 29,00 201,237 16 97 2812 194,752 12 82 2694 199,851 16 85 2659 210,634 14 90 2498
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KATILIMLAR

91 85 FATMA YILMA 11E 13 15 9,25 14 8 12,00 9 8 7,00 36 31 28,25 195,732 17 100 2938 240,811 18 46 1608 148,870 16 102 3435 209,046 17 91 2527

92 293 MUHA MME MUT AFA 11E 13 5 11,75 6 5 4,75 8 15 4,25 10 10 7,50 37 35 28,25 197,200 16 99 2906 212,202 19 70 2262 177,323 10 94 2973 209,025 18 92 2529

93 120 SU KARAKAPLAN 11A 10 2 9,50 9 12 6,00 20 3 19,25 39 17 34,75 215,057 13 86 2408 166,320 15 97 3388 264,185 11 56 1753 204,438 15 93 2637

94 405 HÜLYA AKTOPRAK 11C 10 5 8,75 5 3 4,25 8 5 6,75 19 9 16,75 42 22 36,50 217,847 22 84 2333 188,085 19 90 2888 253,538 22 64 1890 203,968 22 94 2646

95 65 İLKNUR ARICA 11A 6 3 5,25 3 2 2,50 13 10 10,50 17 6 15,50 39 21 33,75 213,952 14 87 2439 152,538 16 101 3688 271,772 10 54 1644 203,362 16 95 2658

96 39 AHMET SAİD ARTAN 11C 4 1 3,75 7 3 6,25 13 5 11,75 16 5 14,75 40 14 36,50 219,187 21 83 2292 165,891 22 98 3405 275,732 17 51 1577 200,833 23 96 2724

97 74 ERDEM MUTLU 11B 13 8 11,00 16 10 13,50 4 1 3,75 12 15 8,25 45 34 36,50 211,230 19 91 2521 262,556 4 31 1155 178,597 19 93 2943 200,614 20 97 2729

98 108 ABDULKADİR ÇİTİL 11D 11 8 9,00 12 8 10,00 7 7 5,25 17 12 14,00 47 35 38,25 216,802 19 85 2358 226,360 8 59 1938 225,597 17 73 2282 196,183 20 98 2845

99 80 NUR ÖZER 11D 13 11 10,25 9 5 7,75 4 5 2,75 17 8 15,00 43 29 35,75 208,345 21 93 2607 220,791 10 62 2056 214,500 19 78 2440 189,026 21 99 3040

100 226 TUĞBA KÜÇÜKÖZER 11C 5 0 5,00 10 7 8,25 20 7 18,25 35 14 31,50 204,125 26 95 2722 134,910 24 104 3995 273,537 18 52 1613 187,322 24 100 3091

101 62 ELİF GÖKÇE 11A 2 3 1,25 2 2 1,50 14 8 12,00 12 3 11,25 30 16 26,00 191,655 18 104 3060 118,265 18 106 4233 255,241 14 63 1864 184,971 17 101 3164

102 72 İSMAİL KOÇ 11E 16 11 13,25 23 7 21,25 3 18 -1,50 1 2 0,50 43 38 33,50 192,957 19 102 3010 327,496 5 5 268 92,717 21 109 4512 182,966 19 102 3223

103 0 YUSUF YURTSEVEN 11C 5 4 4,00 11 2 10,50 10 9 7,75 18 8 16,00 44 23 38,25 213,287 23 88 2465 194,637 16 83 2696 255,753 21 61 1858 177,166 25 103 3382

104 599 MUHAMMET AKGÜN 11C 5 1 4,75 14 11 11,25 20 9 17,75 39 21 33,75 205,395 25 94 2680 130,187 25 105 4057 291,301 11 40 1379 171,481 26 104 3532

105 475 EVİN YALÇIN 11A 1 2 0,50 6 1 5,75 11 7 9,25 16 5 14,75 34 15 30,25 192,870 17 103 3015 140,030 17 102 3924 258,282 12 58 1822 162,265 18 105 3771

106 457 H UMUT TURAN 11E 5 5 3,75 10 7 8,25 5 5 3,75 18 10 15,50 38 27 31,25 187,865 20 105 3153 178,597 20 94 3100 224,657 1 74 2293 150,009 20 106 4051

107 769 MEHMET AKBAŞ 11E 9 19 4,25 7 22 1,50 5 11 2,25 2 3 1,25 23 55 9,25 134,447 21 108 4425 139,205 21 103 3935 123,656 19 106 3951 143,969 21 107 4168

108 0 AHMET KAR* AŞ 11A 2 12 -1,00 7 4 6,00 10 7 8,25 19 23 13,25 143,902 19 107 4227 194,302 17 87 2726 131,148 19 108 4380

109 106 SENA DUYGU ER 11D 6 14 2,50 1 10 -1,50 3 21 -2,25 7 22 1,50 17 67 0,25 100,707 22 109 4784 107,931 22 107 4354 93,835 22 108 4510 103,166 22 109 4765

110 63 AYŞEGÜL ÖNEL 11A 4 19 -0,75 4 18 -0,50 3 19 -1,75 5 20 0,00 16 76 -3,00 83,657 20 110 4929
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ADIYAMAN ADIYAMAN MERKEZ Fatih Anadolu Lisesi BİLGİ SARMAL YAYINLARI 11. SINIF 2.DENEME 110 110 110 4961

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 11,0 7,2 9,17 10,4 6,0 8,87 11,0 7,3 9,20 14,0 7,6 12,06 46,3 28,0 39,30 218,070 218,190 234,660 212,850

Okul Ortalaması 13,5 6,6 11,85 9,5 4,2 8,43 13,1 7,0 11,32 16,3 7,3 14,49 52,4 25,1 46,09 249,520 234,680 260,060 253,100
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NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen
11 11A 11B 11C 11D 11E

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
11 11A 11B 11C 11D 11E

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                                5 / 5

http://www.tcpdf.org

